



Länsstyrelsen
Västra Götaland

Beslut

1 (5)

Datum
2023-05-23

Ärendebeteckning
535-4431-2023

Gullspångs kommun
linus.graden@mariestad.se

Elektronisk delgivning

Anmälan om vattenverksamhet för uppgrävning av nedrasad kaj och byggande av ny kaj med frihängande brygga i Otterbäcken

Beslut

Länsstyrelsen beslutar att uppgrävning av nedrasad kaj i vattenområde och anläggande av ny kaj med frihängande brygga på fastigheten Otterbäcken 8:86 och inom outrett vattenområde i Gullspång kommun, kan genomföras under förutsättning att det utförs enligt anmälan och i övrigt lämnade uppgifter samt att de försiktighetsmått som anges i detta beslut följs.

Beslutet gäller till och med den 29 februari 2024.

Försiktighetsmått

Allmänt

Länsstyrelsen förelägger er att vidta dessa försiktighetsmått i samband med utförandet av anmäld vattenverksamhet:

1. Grumlande arbeten får inte utföras under perioden 1 mars -15 juni.
2. Innan arbetet påbörjas ska arbetsområdet i vattnet avskärmas med en bottengående siltskärm. Siltskärmen får tas bort först när grumlingen har upphört.
3. Basisk vätska eller material från gjutning får inte rinna ner i vattenområdet.
4. Arbetet får inte utföras vid hårda vindar, kraftiga strömförhållanden eller högvatten.
5. Arbeten i vattenområdet ska ske under en sammanhängande tidsperiod.
6. Finkorniga massor ska läggas upp så att de inte riskerar att spolats tillbaka till vattnet vid högvatten, kraftig sjö eller skyfall.
7. Sidobrädor, så kallad kjol, ska minimeras och får inte nå under vattenytan vid medelvattenstånd. De ska sättas upp så glest som möjligt för att möjliggöra ljusinsläpp.

8. Arbetsmaskiner ska vara utrustade med absorberande material för oljeuppsamling. Tankning och uppställning av arbetsmaskiner får inte utföras så att spill eller läckage riskerar nå vattenområdet. Arbetsmaskiner bör även drivas med miljöklassade drivmedel och miljövänliga oljor.

Viktig information

En förutsättning för att få utföra arbeten i vatten är att ni har rådighet över vattenområdet. Rådighet kan ni ha genom att äga vattenområdet, via servitut eller genom avtal med fastighetsägaren. Länsstyrelsen prövar inte rådigheten i anmälan.

Området är delvis inom strandskydd. Om planerade åtgärder kräver strandskyddsdispens får arbeten inte påbörjas innan dispens beviljats och vunnit laga kraft. Ni uppmanas att kontakta miljönämnden i Gullspångs kommun som bedömer om dispens krävs för planerade åtgärder.

Det är er skyldighet att kontrollera så att inte andra tillstånd krävs för åtgärden, till exempel bygglov.

Ägaren till en vattenanläggning är skyldig att underhålla denna så att skada inte uppkommer på allmänna eller enskilda intressen genom ändrade vattenförhållanden (11 kap. 17 § miljöbalken).

Enligt miljöbalken ska den som utför en åtgärd som riskerar att påverka miljön bedriva egenkontroll. Egenkontroll innebär att ni fortlöpande ska planera och kontrollera verksamheten för att undvika att miljön skadas.

Den som äger eller brukar en fastighet ska oavsett om området tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten, vanligtvis kommunen, om det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Det är verksamhetsutövarens ansvar att förvissa sig om att markstabiliteten i området inte försämras till följd av anläggningen.

Varje verksamhetsutövare är skyldig att följa de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap MB.

Beskrivning av ärendet

Verksamhetens läge (SWEREF 99 TM): N 6534287, E 444640

Ni har lämnat in en anmälan om vattenverksamhet för att åtgärda en nedrasad kaj i Vätern inom fastigheten Otterbäcken 8:86 i Gullspångs kommun, se karta och foto i bilaga 2 och 3. Det krävs grävning i

vattenområdet för att ta upp nedrasade massor och gamla telefonstolpar som ska omhändertas på rätt sätt.

Därefter ska en ny slänt anläggas med ingjutna stålbalkar som ska bära upp en ny frihängande brygga i stål och trä. Bryggan får ingen kontakt med vatten men kommer hänga ut över vattenområdet, se skiss i bilaga 3. Befintlig kaj på östra sidan ska ersättas med samma konstruktion.

Ni skriver i anmälan att 120 kvadratmeter vattenområde berörs, att schaktningsdjupet blir 1,0 meter och att ca 10-50 kubikmeter massor kommer hanteras.

Gjutningsarbeten ska utföras i torrhet på land samt minimal schaktning. Ni uppger att siltgardin kommer användas för att minimera grumling.

Ni beskriver att kajen används för tilläggning men ska inte ha några båtplatser. Kajen omges av parkmark.

Fastighetsägare (för del av åtgården) är densamma som sökande, alltså Gullspångs kommun. Telefonstolparna ska omhändertas på återvinningscentralen.

Platsen ligger inom riksintresse för yrkesfiske, friluftsliv och rörligt friluftsliv. Vattenområdet är utpekade som särskilt värdefullt fiskevatten och ligger inom Gullspångsälvens fredningsområde med syfte att skydda den hotade Gullspångslaxen.

Vattenförekomsten är Vänern -Värmlandssjön med otillfredsställande ekologisk status främst på grund av påverkan på fisk, bland annat för bristande konnektivitet i tillflödena.

Den yttre delen av kajen ligger inom strandskyddat område. Denna del ligger inom fastighet som är outrett vattenområde och som ingår i gällande detaljplan för Otterbäckens tätort från 1981 med områdesbeteckning vattenområde.

Den inre delen av kajen och vattenområdet som ligger inom fastigheten Otterbäcken 8:86 är inom detaljplanerat område enligt en äldre byggnadsplan med områdesbeteckning allmän plats: mark/plantering.

På Länsstyrelsens fråga om ni har haft kontakt med kommunen som hanterar strandskydd och detaljplan svarar ni att frågan ligger hos Miljö och bygg och att ni ännu inte fått svar.

Gullspångs kommun har fått möjlighet att yttra sig om bland annat strandskydd, detaljplan och om eventuell utfyllnad kan innehålla förorenade massor. Svar har inte inkommit till Länsstyrelsen.

Otterbäckens byalag har skickat in en skrivelse till länsstyrelsen. De skriver att kajen rasade efter ett kraftigt regn i september 2022 och att de är oroliga för att resterande kaj rasar om den inte repareras snart. Byalaget är angelägna om att kajen åtgärdas snart och betonar att den är en del av Badhusparken, en viktig plats i Otterbäckens samhälle där byalaget planerat många aktiviteter under sommarhalvåret.

Motivering

Länsstyrelsen bedömer att den planerade åtgärden är en anmälningspliktig vattenverksamhet enligt miljöbalken.

Mot bakgrund av det som framkommit i ärendet bedömer Länsstyrelsen att det finns anledning att förelägga om särskilda försiktighetsmått. Länsstyrelsen bedömer att planerade åtgärder kan genomföras utan nämnvärda skador på naturmiljön i vattenområdet, under förutsättning att arbetena utförs enligt anmälan och att ni följer de försiktighetsmått som Länsstyrelsen förelägger om. Framkommer nya omständigheter kan Länsstyrelsen komma att göra en annan bedömning och det är därför viktigt att alla eventuella förändringar av verksamheten vad gäller till exempel utförande eller tidpunkt för åtgärder, anmäls till Länsstyrelsen samt godkänns innan åtgärderna påbörjas.

Arbeten i ett vattenområde gör att det frigörs finkornigt material som orsakar grumling. Grumling kan ha en negativ påverkan på växt- och djurlivet genom att ljusklimatet förändras och att partiklar lägger sig på botten.

För att minska risken för störningar på lekande fisk och andra organismer får grumlande arbeten inte utföras under perioden 1 mars - 15 juni.

För att inte riskera att finkornigt material och föroreningar sprids över ett större område ska arbetsområdet vara omgärdat med flytlänsar och bottenförankrad siltskärm.

För att minimera spridningen av finkornigt material får arbete inte ske vid hårda vindar, kraftiga strömförhållanden eller högvatten.

För att minimera störningen är det även viktigt att grumlande arbeten sker under en sammanhängande tidsperiod.

Gjutning i eller nära vatten innebär risk att starkt basisk vätska når vattenområdet vilket kan ge pH-förändring med stor negativ påverkan på växt- och djurliv. Det är därför viktigt att ni skyddar vattenområdet så att vätska inte når ut till vattnet.

Länsstyrelsen bedömer att grävning i nedrasad slänt och anläggande av ny slänt med frihängande brygga kan genomföras under förutsättning att arbetet sker med ovan föreskrivna försiktighetsåtgärder och i övrigt i enlighet med anmälan. Länsstyrelsen förutsätter att sökanden har inlämnat fullständiga och korrekta uppgifter för Länsstyrelsens bedömning i ärendet.

Bestämmelser som ligger till grund för beslutet

Länsstyrelsen kan med stöd av 23 § förordningen om vattenverksamheter m.m. samt 26 kap. 9 § miljöbalken förelägga verksamhetsutövaren om att vidta de försiktighetsåtgärder som behövs enligt miljöbalken. Om den föreslagna åtgärden inte föranleder någon åtgärd från Länsstyrelsens sida så ska myndigheten meddela detta.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken gäller försiktighetsmått i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.

Ni kan överklaga beslutet

Se bilaga 1.

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av funktionschef Erik Wallentin med vattenvårdshandläggare Eva Engström som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilagor

1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen
2. Översiktskarta
3. Foto nedrasad kaj samt skiss på ny kaj med brygga

Kopia till:

Gullspångs miljö- och byggnadsnämnd; mbn@mariestad.se
Otterbäckens byalag; otterbackens.byalag@outlook.com

Ni kan överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen

Om ni inte är nöjda med Länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen.

Så här överklagar ni beslutet

Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller skicka er skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Västra Götaland antingen via e-post; vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

Tiden för överklagande

Ert överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen **inom tre veckor** från den dag ni fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ert överklagande kan ni be att få ytterligare tid till att utveckla era synpunkter och skälen till att ni överklagar. Sedan är det mark- och miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas.

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande **inom tre veckor** från den dag då beslutet meddelades.

Ert överklagande ska innehålla

- Vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer.
- Hur ni vill att beslutet ska ändras.
- Varför ni anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud

Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt.

Behöver ni veta mer?

Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta Länsstyrelsen via e-post, vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-224 40 00. Ange diarienummer 4431-2023.

Översiktskarta



Otterbäcken 8:86 (turkos), kaj (röd ring), strandskydd (blårandigt)



